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Heinolan kaupunki, Rakennusvalvonta  

Rakennustarkastaja 

Päätöspäivämäärä 08.06.2026 

 

Rakentamislupahakemus 111-2026-121  

Hakija 

Rakennuspaikka 

111-404-1-9  
Leporannantie 44 

19110 VIERUMÄKI 

Ei kaavaa 

Asian vireilletulo 

21.05.2026 

Toimenpide 

Asuinrakennus 

 

Omakotitalon rakentaminen. Rakennetaan uusi pientalo, lähelle vanhaa purettavaa 

huvilarakennusta. Rakennuksen sijoittaminen muualla tontilla on erittäin rajallista 

koska tontti on lännen suunnalta suomaata ja toisaalta vanhan rakennuksen 

kohdalla on avokallio-aluetta. Esitetty rakennuspaikka olisi rakennusteknisesti 

toteutettavissa. Toinen rakennus autokatos-varasto rakennettaisiin  purettavan 

talousrakennuksen edustalle, jossa myös olisi taloudellisesti rakennettavissa esitetyn 

kokoinen rakennus. Rannassa on vahva iäkäs mäntyvaltainen suojapuusto mikä 

pyritään säilyttämään laajasti. Autokatos-varastorakennukselle ei haeta 

rakentamislupaa, koska kerrosala on alle 30 krsm2.  

 

Uusi rakennus 

Luvan rakennus PRT Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 

Omakotitalo 

 

1042839690 104.0 104.0 240.0 

   

Päätös 

Hyväksytty 

Rakennustarkastaja päättää rakentamislain ja määräysten perusteella myöntää 

haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seuraavin ehdoin: 

Perustelut 

Uuden asuinrakennuksen rakentaminen alueelle, jolla ei ole voimassa olevaa 
kaavaa. Hankkeelle on poikkeamislupa 111-2026-63, joka on lainvoimainen 

15.06.2026. 

 

Naapureita on kuultu poikkeamislupahakemuksen yhteydessä eikä heillä ollut 

huomautettavaa (RakL 64 §). 

Pääsuunnittelija on Ins. (YAMK) Eero Lukkarinen  (RakL 92 §). 

 

Poikkeukset: 

Etäisyys rannasta olisi noin 7,5 metriä yhdeltä talon nurkalta. 

 

Vaativuus 

Tavanomainen - B 
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Rakenteellinen paloturvallisuus 

Omakotitalo, Paloluokka P3 

 

Asiakirjat ja selvitykset 

Valtakirja 

Pääpiirustukset 

Julkisivujen värityssuunnitelma 
Energiaselvitys 

Jätevesisuunnitelma 

 

Lupamääräykset 

RAKENNUSTA TAI SEN OSAA EI SAA OTTAA KÄYTTÖÖN ILMAN LOPPUKATSELMUSTA 

TAI OSITTAISTA LOPPUKATSELMUSTA (=KÄYTTÖÖNOTTOKATSELMUSTA) 

Rakennustoimenpide on yksityiskohdissaan tehtävä voimassa olevien säännösten ja 

määräysten mukaisesti. 

Tällä päätöksellä ei vahvisteta suunnitelmissa esitettyjä kantavien rakenteiden 

mitoitusta eikä huone- ja huoneistoaloja. 

 

Ennen rakennustyön tai kunkin työvaiheen aloittamista on ilmoitettava: 

Vastaava työnjohtaja 

Käyttövesi- ja viemäritöiden työnjohtaja 

Ilmanvaihtotöiden työnjohtaja 

Kosteudenhallintakoordinaattori 

 

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 

Rakennesuunnitelmat 

IV-suunnitelmat asetuksen 1009/2017 mukaan 

Vesi- ja viemärisuunnitelmat asetuksen 1047/2017 mukaan 

Hormisuunnitelma 745/2017 3 § 

Kosteudenhallintasuunnitelma 

Jätevesijärjestelmänsuunnitelmat asetuksen 157/2017 mukaan 

 

Kohteessa on rakennustyön edistymisen mukaan pidettävä vähintään seuraavat 

katselmukset ja tarkastukset: 

Aloituskokous 

Paikan merkitseminen (rakennusvalvonta) 
Pohjakatselmus 

Perustuskatselmus 

Rakennekatselmus 

Savuhormikatselmus 

Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus 

Ilmanvaihtolaitteiden katselmus 

Sähkötarkastus 

Vesieristystentarkastus 

Loppukatselmus 

 

Toimivallan peruste 

Heinolan kaupungin hallintosääntö 

Sovelletut oikeusohjeet 

RakL 2025 

Hartolan kunnan ja Heinolan kaupungin rakennusjärjestys 
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Heinolan kaupungin hallintosääntö 23.4 § 

Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 

 

 

08.06.2026 

 

 

Jani Hyttinen 
email: jani.hyttinen@heinola.fi 

 

Päätös on allekirjoitettu sähköisesti 

 
 

Rakennustyöt on tämän rakentamisluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden 

kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloa 

ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden 

vuoden kuluessa rakentamisluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mikäli 

sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen voimassaoloaikana. 

 

Julkaisupäivä 

09.06.2026 

Nähtävilläolopaikka 

Heinolan kaupungin yleinen tietoverkko www.heinola.fi 

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimus 

Oikaisuvaatimusohje 

 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää kuitenkaan mukaan 

lukematta. Mikäli oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 

joulu- tahi juhannusaatto, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.  

Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen 

tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.  

 

Päätös on lainvoimainen 17.07.2026  

 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava: 

1. Mitä päätöstä oikaisuvaatimus koskee 

2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi 

3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

4. Oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot  

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja sen yhteystiedot 

Heinolan kaupunki 

rakennusvalvontajaosto 

PL 1001 

18101 Heinola 
kirjaamo@heinola.fi 
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Heinolan kaupunki, Rakennusvalvonta  

Rakennustarkastaja 

Päätöspäivämäärä 08.06.2026 

 

Rakentamislupahakemus 111-2026-124  

Hakija 

Rakennuspaikka 

111-26-2-2  

Tekeväntie 7 

18300 HEINOLA KK 

Asemakaava 

Asian vireilletulo 

03.06.2026 

Toimenpide 

Kooltaan vähintään 50 neliömetriä oleva katos 

 

  

Päätös 

Hyväksytty 

Johtava rakennustarkastaja päättää rakentamislain ja määräysten perusteella 

myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi 

seuraavin ehdoin: 

Perustelut 

Varastokatoksen rakentaminen asemakaavan  mukaiselle liikerakennusten 

korttelialueelle (KL-22). 

 

Alueelle  saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan. 

Piha-alueella tapahtuva varastointi tulee sijoittaa katoksiin tai alue tulee aidata 

umpirakentein siten, että ympäristöön ei kohdistu visuaalista haittaa.  

Rakennelmien sijoittelussa on pyrittävä mahdollistamaan melu- ja näkemäesteenä 

toimiminen valtatien länsipuolisen suojaviheralueen läheisyydessä. 

Lähellä maanpintaa olevan pohjavedenpinnan takia alueen tasausta tulee nostaa 

nykyisestä maanpinnasta noin 1,5 - 2,0 metriä, jotta alueen ja rakennusten kuivatus 

sekä putkijohtojen rakentaminen onnistuu. Alueen painumaherkän maaperän 

takia alue tulee täyttöjen yhteydessä esikuormittaa erillisen suunnitelman pohjalta. 

Tarkempi rakentamistaso tulee määritellä tonttien esirakentamissuunnitettelun 

yhteydessä, jotta tonttien tasaus saadaan sovitettua yhteen ympäristön kanssa. 

Painumien välttämiseksi raskaat ja painumaherkät rakenteet tulee perustaa 

paalujen varaan. Kellareiden rakentamista ei sallita. 

 

Hanke on asemakaavan mukainen. 

 

Rakennusvalvonta katsoo, että naapureiden kuuleminen ei ole tarpeen, koska 

rakentamishanke on vähäinen eikä sen sijainti aiheuta haittaa naapureille. 

Hanke on myös voimassa olevan asemakaavan mukainen (RakL 63 §). 

 

Pääsuunnittelija on rakennusarkkitehti (AMK) Jarmo Taipale (RakL 92 §). 
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Asiakirjat ja selvitykset 

Kauppakirja 

Pääpiirustukset 

 

Lupamääräykset 

RAKENNUSTA TAI SEN OSAA EI SAA OTTAA KÄYTTÖÖN ILMAN LOPPUKATSELMUSTA 

TAI OSITTAISTA LOPPUKATSELMUSTA (=KÄYTTÖÖNOTTOKATSELMUSTA) 

Rakennustoimenpide on yksityiskohdissaan tehtävä voimassa olevien säännösten ja 

määräysten mukaisesti. 

Tällä päätöksellä ei vahvisteta suunnitelmissa esitettyjä kantavien rakenteiden 

mitoitusta. 

 

Ennen rakennustyön tai kunkin työvaiheen aloittamista on ilmoitettava: 

Vastaava työnjohtaja 

 

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 

Rakennesuunnitelmat 

Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista on toimitettava rakennusvalvontaan (RakL 

61 §) 

 

Kohteessa on rakennustyön edistymisen mukaan pidettävä vähintään seuraavat 

katselmukset ja tarkastukset: 

Paikan merkitseminen (mittausosasto) 

Sijaintikatselmus (mittausosasto). Katselmus suoritettava heti sokkelin valmistuttua. 

Pohjakatselmus 

Perustuskatselmus 

Rakennekatselmus 

Sähkötarkastus 

Loppukatselmus 

 

Muut ehdot:  

 

Ennen rakentamiseen ryhtymistä tulee selvittää kiinteistöllä mahdollisesti 

olevien putkien ja johtojen sijainnit.  

 

Rakentamisen aloituksesta tulee tehdä ilmoitus rakennusvalvontaan.  

 

Vastaavan työnjohtajan tulee pitää tarkastusasiakirjaa.  

 

Vastaava työnjohtaja suorittaa ja dokumentoi pohja- ja perustuskatselmuksen.  

 

Mikäli rakennukseen tai piha-alueelle asennetaan valoja, niin tulee huomioida 

rakennusjärjestyksen 22 §:n määärykset. 

 

Tontin ja rakennuksen valaistusjärjestelyssä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja  

valoteho on sovitettava siten, että ne eivät häiritse ulkopuolisia.  

 

Tontin ulkopuolista ympäristöä ei tule valaista ja häikäisyhaitta tulee estää 

suojaamalla tontin valopiste.  

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee arkistoida rakennustuotteiden  

kelpoisuutta osoittava asiakirja  liitteineen osana tarkastusasiakirjaa. Selvitykset 

tarvittavine liitteineen tulee olla kaikista niistä rakennustuotteista, joita 

rakentamisessa käytetään.  
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Ennen loppukatselmusta on toimitettava lopullisista suunnitelmista sähköiset 

tiedostot (pdf) e-palveluun.  

 

  

Toimivallan peruste 

Heinolan kaupungin hallintosääntö 

Sovelletut oikeusohjeet 

RakL 2025 

Rakentamismääräykset 

Hartolan kunnan ja Heinolan kaupungin rakennusjärjestys 

Heinolan kaupungin hallintosääntö 23.4 § 

 

08.06.2026 

 

 

Juha Mara 

email: juha.mara@heinola.fi 

 

Päätös on allekirjoitettu sähköisesti 

 
 

Rakennustyöt on tämän rakentamisluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden 

kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloa 

ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden 

vuoden kuluessa rakentamisluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mikäli 

sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen voimassaoloaikana. 

Julkaisupäivä 

09.06.2026 

Nähtävilläolopaikka 

Heinolan kaupungin yleinen tietoverkko www.heinola.fi 

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimus 

Oikaisuvaatimusohje 

 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää kuitenkaan mukaan 

lukematta. Mikäli oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 

joulu- tahi juhannusaatto, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.  

Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen 

tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.  

 

Päätös on lainvoimainen 17.07.2026  
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Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava: 

1. Mitä päätöstä oikaisuvaatimus koskee 

2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi 

3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

4. Oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot  

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja sen yhteystiedot 

Heinolan kaupunki 

rakennusvalvontajaosto 

PL 1001 

18101 Heinola 

kirjaamo@heinola.fi 

 


